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Rv: Cobro prejuridico de cartera radicada libre para pago.

Desde Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Fecha Mié 5/02/2025 10:24 AM

Para sandro.arias@saviasaludeps.com <sandro.arias@saviasaludeps.com>; diana.rodriguez@saviasaludeps.com
<diana.rodriguez@saviasaludeps.com>

0 1 archivo adjunto (59 KB)
SAVIA SALUD.xlsx;

Cordial saludo, adjunto a la presente estado de cartera con corte a 31 de diciembre 2024, el cual ya
se habia enviado desde el pasado 13 de enero 2025 adicional solicitar acuerdo de pago de la cartera
libre compromiso que quedo en mesas de 030 del mes de noviembre 2024 .

Atte,

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051

Cel 315 6316914

De: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Enviado: lunes, 27 de enero de 2025 6:00 p. m.

Para: Diana Marcela Rodriguez Goez <diana.goez@saviasaludeps.com>; Conciliaciones Cuentas Medicas
<conciliaciones.cuentasmedicas@saviasaludeps.com>

Asunto: RE: Cobro prejuridico de cartera radicada libre para pago.

Cordial saludo, Dra. Diana: dicha cartera ya habia sido remitida desde el paso 13 de enero 2025 en el
formato requerido, agradezco su apoyo para tramite al respectivo cruce y acuerdo de pago como
compromiso de mesas de 030 del pasado mes de noviembre del 2024 el cual a la fecha no se ha suscrito.

Atte.,

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas
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Apoyo a la Gestién Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051

Cel 315 6316914

De: Diana Marcela Rodriguez Goez <diana.goez@saviasaludeps.com>

Enviado: lunes, 27 de enero de 2025 4:37 p. m.

Para: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Cc: Cesar Augusto Cifuentes Caro <cesar.cifuentes@saviasaludeps.com>; tesoreria y cartera

<t.saviasaludeps2 @saviasaludeps.com>; Eliana Holguin Echavarria <eliana.holguin@saviasaludeps.com>; Bibiana
Patricia Berrio Quinchia <bibiana.berrio@saviasaludeps.com>; Conciliaciones Cuentas Medicas
<conciliaciones.cuentasmedicas@saviasaludeps.com>

Asunto: Re: Cobro prejuridico de cartera radicada libre para pago.

Buenas tardes, cordial saludo.

SENORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DEL SUR E.S.E.
NIT: 900958564

Con el fin de dar respuesta al requerimiento con No. de radicado 202520006585, expedido por su
entidad con el asunto: COBRO PREJURIDICO DE CARTERA RADICADA LIBRE PARA PAGO, solicitamos
amablemente enviar el respectivo detalle de las facturas al correo
conciliaciones.cuentasmedicas@saviasaludeps.com en el formato establecido por la EPS "FORMATO
UNICO DE PRESENTACION DE SALDOS DE CARTERA", el cual adjunto en este correo.

Cabe mencionar que para SAVIA SALUD EPS es muy importante el cumplimiento con las obligaciones
adquiridas en el menor tiempo posible segun la disponibilidad de recursos y continuar con la relacion
de confianza que hemos construido entre prestador y asegurador a favor de los usuarios.

Quedo atenta a sus comentarios.

Feliz tarde.

Cordialmente,

El lun, 27 ene 2025 a las 7:01, Bibiana Patricia Berrio Quinchia (<bibiana.berrio@saviasaludeps.com>)
escribio:
Cordial saludo

Marcela Rodriguez

De manera atenta se envia requerimiento 202520006585 de Subred Integrada De Servicios
De Salud Sur ESE, para tramite pertinente.

Atentamente.
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BIBIANA PATRICIA BERRIO QUINCHIA
Auxiliar de Tesoreria y Cartera

Oficina: (804) 4601674
Carreo electrdnico:; bibiana.berio@saviasaludeps,com
Calle 45 N® 55 — 65 Edificio Business Plaza, piso 13

SALUD EPS Medellin -:ilntiuquia
wwwSaviasaludeps com

Aviso legal:” El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de Savia
Salud EPS. Se encuentran dirigidos sdélo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproduccion, lectura
y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por
error, informenoslo y eliminelo de su correo. Los Datos Personales seran tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a
nuestra Politica de Datos Personales que podra consultar en la pagina web www.saviasaludeps.com. Las opiniones,
informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electronico, no relacionados con la
actividad de SAVIA, se entendera como personales y de ninguna manera son avaladas por la empresa. Gracias.”

DIANA MARCELA RODRIGUEZ GOEZ

Técnico de Tesoreria y Cartera

Oficina: (604) 4601674
Correo electrdnico: diana.goezif@saviasaludeps.com
Calle 45 N* 55 — &5 Edificio Business Plaza, piso 13

SALUD EPS Medellin - ..ﬂ.ntiaquia
wwwsaviasaludeps.com

Aviso legal:” El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de Savia Salud
EPS. Se encuentran dirigidos soélo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copia
se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error,
informenoslo y eliminelo de su correo. Los Datos Personales seran tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra
Politica de Datos Personales que podréa consultar en la pagina web www.saviasaludeps.com. Las opiniones,
informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico, no relacionados con la
actividad de SAVIA, se entendera como personales y de ninguna manera son avaladas por la empresa. Gracias.”
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